Salomao

De: Salomédo <dac@valinhos.sp.gov.br>

Enviado em: segunda-feira, 13 de novembro de 2017 11:40

Para: ‘assessoriadigap@fnde.gov.br'

Cc: ‘convenios@valinhos.sp.gov.br’; ‘educacao@valinhos.sp.gov.br';
'gabineteprefeito@valinhos.sp.gov.br"; ‘crtosto@gmail.com’

Assunto: Solicita resposta Oficio-Circular n® 259/2017/Cgimp/Digap—FNDE

AO Cgimp/Digap/FNDE

A/C Sra. Elaine,

Bom dia,

Nos termos do Oficio-Circular n® 259/2017/Cgimp/Digap-FNDE e conforme contato telefénico nesta data, o qual fui
informado que 0 mesmo refere-se a obra para construcdo de Creche no Jd. Nova Palmares, obra esta gque esta em
andamento normal, ainda que sem repasses financeiros do FNDE, no entanto por motivo de bloqueio de sistema por

parte deste 6rgdo, ndo estd sendo possivel a alimentacio e atualizagdo do SIMEC no estagio correspondente da
obra.

Nesse sentido solicito confirmac&o para que o referido oficio possa ser desconsiderado.

Solicito ainda o desblogueio do sistema SIMEC visando a precisa atualiza¢do do mesmo quanto ao atual estagio da
obra, assim como solicito também liberacdo de recursos financeiros para continuidade tendo em vista que os
recursos inicialmente repassados ja foram utilizados e o Municipio tem tentado executar a obra com verbas préprias
para que nao haja rescisdo de contrato com a empresa contratada, porém nos préximos dias com falta de recursos
municipais a obra corre risco de ser paralisada e o contrato com a empresa rescindido.

Atenciosamente,

Hewerton Salomdo Hondrio

Secretaria de Desenvolvimento Econbémico
Diretor do Departamento de Apoio a Convénios
Tel. 019-3849-8090 / 019-99618-6887
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Salomao

L

De: Salomao <dac@valinhos.sp.gov.br>

Enviado em: quarta-feira, 22 de novembro de 2017 14:44

Para: ‘assessoriadigap@fnde gov.br'

Assunto: URGENTE Solicita resposta Oficio-Circular n® 259/2017/Cgimp/Digap-FNDE
Boa tarde,

Tendo em vista que o prazo para resposta do Oficio mencionado na mensagem abaixo ja esta expirado, solicito com
urgéncia a confirmacdo para que o mesmo seja desconsiderado conforme info

rmagdo prestada pela Sra. Elaine em
13/11/2017.

Reitero a mensagem abaixo.

Atenciosamente,

Hewerton Salomdo Hondrio

Secretaria de Desenvolvimento Econémico
Diretor do Departamento de Apoic a Convénios
Tel. 019-3849-8090 / 019-99618-6887

De: Salomao [mailto:dac@valinhos.sp.gov.br)
Enviada em: segunda-feira, 13 de novembro de 2017 11:40
Para: 'assessoriadigap@fnde.gov.br’

Cc: 'convenios@valinhos.sp.gov.br'; 'educacao@valinhos.sp.gov.br'; 'gabineteprefeito@valinhos.sp.gov.br';
'crtosto@gmail.com'

Assunto: Solicita resposta Oficio-Circular n© 259/2017/Cgimp/Digap-FNDE

AO Cgimp/Digap/FNDE
A/C Sra. Elaine,

Bom dia,

Nos termos do Oficio-Circular n? 259/2017/Cgimp/Digap-FNDE e conforme contato telefdnico nesta data, o qual fui
informado que 0 mesmo refere-se a obra para construc3o de Creche no Jd. Nova Palmares, obra esta que estd em
andamento normal, ainda que sem repasses financeiros do FNDE, no entanto por motivo de bloqueio de sistema por

parte deste 6rgdo, ndo estd sendo possivel a alimentagdo e atualizagdo do SIMEC no estagio correspondente da
obra.

Nesse sentido solicito confirmac8o para que o referido oficio possa ser desconsiderado.

Solicito ainda o desbloqueio do sistema SIMEC visando a precisa atualizagdo do mesmo quanto ao atual estagio da
obra, assim como solicito também liberagdo de recursos financeiros para continuidade tendo em vista que os
recursos inicialmente repassados ja foram utilizados e o Municipio tem tentado executar a obra com verbas proprias
para que ndo haja rescisdo de contrato com a empresa contratada, porém nos proximos dias com falta de recursos
municipais a obra corre risco de ser paralisada e o contrato com a empresa rescindido.

Atenciosamente,
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COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ARONE DE NARDI MACIEJEZACK. Sistema e-TCESP. Para obter informagdes sobre assinatura e/ou ver o arquivo
original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o cédigo do documento: 1-F7ML-A97T-652D-5ZM6

Diretor do Departamento de Apoio a Convénios

Secretaria de Desenvolvimento Ecoﬁémico
Tel. 019-3849-8090 / 019-99618-6887

. Hewerton Saloméo Hondrio

N



PREFEITURA DE

'VALINHOS

Valinhos, 23 de novembro de 2017.

Oficio n° 151/2017/DAC/SDE/P.

Assunto: Resposta ao Oficio-Circular n°® 260/201 7/Cgimp/Digap-FNDE.

Ref.: Processo n° 23034.038609/2017-16 — ID 20035,

llustrissimo Senhor Diretor,

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, em resposta
ao Oficio-Circular n° 260/201 7/Cgimp/Digap-FNDE, cujo assunto é “‘Informagbes.
Desequilibrio fisico-financeiro’, informamos conforme segue:

Trata o Oficio supramencionado de informagdes de que ha
desequilibrio fisico-financeiro na execucao da obra em tela, solicitando ao municipio

que esclareca as informagdes e retome o equilibrio fisico-financeiro podendo ser
penalizado em eventuais sangdes.

Cabe informar que o desequilibrio fisico-financeiro existente no
sistema de controle do FNDE é resultado de blogueio feito no SIMEC por parte deste
proprio 6rgao gestor sem que haja motivo conhecido por esta municipalidade.

™
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O Municipio recebeu a primeira parcela de recursos do
convénio e deu inicio & obra, sendo que, mesmo apés o termino dos recursos
financeiros do convénio, a municipalidade tem executado com recursos proprios,
além dos recursos recebidos, tendo em vista que a empresa contratada ameacgava
pedir rescisdo contratual por falta de depdsitos de recursos por parte do FNDE,

situacao esta que o municipio ndo podera manter por muito mais tempo.

PACO MUNICIPAL ~ PALACIO INDEPENDENCIA — Rua Antonio Carlos, 301 ~ Gentro ~ Valinhos — SP — GEP: 13270-005

Frna: (1Q) 22AQ8NON — a_mail imaeanena@onlinkam fm ommce blee 1o = P



& PREFEITURA DE

VALINHOS

Ocorre que, desde 20/04/2017 o Municipio aguarda resposta

de uma solicitagao de desblogueio do SIMEC, pois 0 mesmo nao permite que seja
feita atualizacao do status do processo e da obra.

Nesse sentido, solicitamos providéncias deste drgao gestor
para que proceda o desbloqueio do sistema SIMEC visando a atualizagao da obra,
desblogueio de recursos e corregao da situagao de desequilibrio fisico-financeiro.

Em concluséo, informamos que a obra estd em andamento,
sem possibilidade de atualizagao do sistema, estando fora do alcance do Municipio
proceder as atualizacdes necessarias.

Certo da acolhida de Vossa Senhoria quanto a solicitacdo ora
apresentada, reitero os protestos da mais elevada estima e consideragao.

Z4

ORESTES PREVITALE Jyrﬁ,(éﬂ

Prefeito Municipgl /
/

/

{//

Ao limo. Sr. LEANDRO JOSE FRANCO DAMY

Diretor de Gestao, Articulagio e Projetos Educacionais :
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGCAO
Setor Bancario Sul, Quadra 2, Bloco F, Edificio FNDE

Bairro Asa Sul - Brasilia — DF — CEP. 70070-929

PAGO MUNICIPAL — PALACIO INDEPENDENCIA — Rua Antonio Carles, 307 ~ Centro — Valinhqs_— SP -~ CEP: 13270-005
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: PREFEITURA DE

" VALINHOS

Valinhos, 23 de novembro de 2017.

Oficio n° 150/2017/DAC/SDE/P.

Assunto: Solicita prorrogacao de vi

géncia do termo — Resposta ao Oficio-Circular
n° 259/201 7/Cgimp/Digap-FNDE.

Ref.: Processo n° 23034.038609/2017-16 — ID 20035,

llustrissimo Senhor Diretor,

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, em resposta
ao Oficio-Circular n° 259/2017/Cgimp/Digap-FNDE, cujo assunto & “‘Informacdes.
Retomada de obra”, informamos conforme segue:

A obra em tela cujo objeto é Construgéo de Creche no Jd. Nova

Palmares em Valinhos estda em andamento normal, nao estando, no entanto
paralisada.

O Municipio recebeu a primeira parcela de recursos do
convénio e deu inicio a obra, sendo que, mesmo apos o termino dos recursos
financeiros do convénio, a municipalidade tem executado com recursos proprios,
tendo em vista que a empresa contratada ameacava pedir rescisao contratual por
falta de depdsitos de recursos por parte do FNDE.,

Ocorre que desde 20/04/2017 o Municipio aguarda resposta
uma solicitagao de desbloqueio do SIMEC, pois 0 mesmo n&o permite que seja feita
atualizagéo do status do processo e da obra.

PAGO MUNICIPAL — PALACIO INDEPENDENCIA — Rua Antonio Carlos, 301 - Centro — Vafinhos — SP — CEP: 13270-005
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|7k PREFEITURA DE

'VALINHOS

Nesse sentido, solicitamos Prorrogacao de prazo de vigéncia

do termo, bem como para atualizacao do sistema tendo em vista que 0 mesmo se
encontra blogueado.

Reiteramos ainda, a solicitagdo de desbloqueio do sistema
SIMEC anteriormente feita, considerando que nesta situagéo o Municipio nao podera
atualizar o status da obra e também nao recebe recursos financeiros para
continuidade da mesma, sendo certa na situagéo atual a paralisagdo da obra em

pouco tempo e cancelamento de contrato com a empresa 0 que gerara maiores
prejuizos.

Certo da acolhida de Vossa Senhoria quanto a solicitagao ora
apresentada, reitero os protestos da mais elevada estima e consideragao.

7

Ao limo. Sr. LEANDRO JOSE FRANCO DAMY

Diretor de Gestao, Articulagao e Projetos Educacionais y
FNDE — FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGCAO
Setor Bancario Sul, Quadra 2, Bloco F, Edificio FNDE

Bairro Asa Sul - Brasilia - DF — CEP. 70070-929

PAGO MUNICIPAL — PALACIO INDEPENDENCIA — Rua Antonio Carlos, 301 — Centro — Valinhos — SP — CEP: 13270-005
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12/07/2018 mail.valinhos.sp.gov.brNVorldClienl.dll?Session=QXVJWDZ&View=Message&Print=Yes&Number=551&FolderID=7

De: “Aurelio Oliva" <convenios@valinhos.sp.gov.br>
Para:  assessoriadigap@fnde.gov.br
cc: "Wilton Luiz Borges - SDE" <wlborges@valinhos.sp.gov.br>,"Gerson Luis Segato"

<glsegato@valinhos.sp.gov.br>,"Eduardo Figueiredo" <jefigueiredo@valinhos.sp.gov.br>
Data: 07/02/2018 14:51

Assunto: Creche do Jd. Palmares - Valinhos - SP - ID 20035

Senhores, boa tarde

Solicite informagBes a respeito do desbloqueic da obra de construcio de Creche do Jd. Palmares, em nosso Municipio de Valinhos,

SP, 1D 20035, solicitado em 20/04/2017 pelo Sr. Prefeito.

A obra, iniciada em janeiro de 2017 est4 no aguardo da disponibilizacdo de recursos financeiros para prosseguimento e conclusdo, e

para tanto necessitamos inserir todas as vistorias, informes sobre o estagio atual da obra, fotos e demais documentos no sistema,

Recentemente solicitamos a prorrogagdo do convénio, a vencer em 13/03/2018, e o parecer foi a solicitagdo da inclusdo de um novo

cronograma de execugao na aba documento, Mddulo Obras 2.0
Verifica-se que o sistema encontra-se bloqueado impedindo sua insergao

A orientacdo recebida foi a insercio de relatério fotografico e cronograma fisico-financeiro na aba de documentos do
Sistema QObras 2.0 ¢ que foi providenciado.

Assim, solicito orientagdo de procedimentos
Atenciosamente

Eng®. Aurélio José Olivo

Depto de Apoio a Convénios

Secretaria de Desenvolvimento Econdmico
Prefeitura Municipal de Valinhos

Tel. (19) 3849-8084 / 3849-8090
convenios@valinhos.sp.gov.br

http://mail.valinhos.sp.gov.br/WorldClient.dli?Session=QXVJWDZ&View=Message&Print=Yes&Number=551&FolderiD=7
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Valinhos, 15 de janeiro de 2018.

Oficio n® 009/2018/DAC/SDE/P.

Assunto:. Rf_ssposta a0 Oficio/Cgimp/DIRPE/FNDE/MEC de 11/01/2018 enviado
pelo e-mail simec@mec.gov.br,

Ref.: Processo n°® 23400001745201140 — ID 20035.

llustrissimo Senhor Diretor,

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, em resposta
ao Oficio/Cgimp/DIRPE/FNDE/MEC de 11 de janeiro de 2018, cujo assunto é
“Desequilibrio fisico-financeiro no Processo n° 23400001745201140”, informamos
conforme segue:

Trata o Oficio supramencionado de informacdes de que ha
desequilibrio fisico-financeiro na execucdo da obra em tela, solicitando ao municipio
que esclareca as informages e retome o equilibrio fisico-financeiro podendo ser
penalizado em eventuais sangges.

Cabe informar que o desequitibrio fisico-financeiro existente no
sistema de controle do FNDE ¢ resultado de bloqueio feito no SIMEC por parte deste

proprio orgéo gestor sem que haja motivo conhecido por esta administracao.

O Municipio recebeu a primeira parcela de recursos do

convénio e deu inicio & obra, sendo que, mesmo apds o termino dos recursos o

financeiros do convénio, a municipalidade tem executado com recursos proprios,’ /

alem dos recursos recebidos, tendo em vista que a empresa contratada ameagava‘\..\\\ ‘\
pedir rescisdo contratual por falta de depésitos de recursos por parte do FNDE, \\ |
e
situagao esta que o municipio ndo podera manter por muito mais tempo.

PAGO MUNIGIPAL — PALACIO INDEPENDENCIA — Rua Antonio Carlos, 301 — Centro ~ Valinhos - SP — CEP; 13270-005
Fane: (18) 3849-8000 — e-mail: imorensa@valinhng an any hr — FHama Pana: wina valinhne en Ay br
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' PREFEITURA DE

~ VALINHOS

Ocorre que, desde 20/04/2017 0 Municipio aguarda resposta
de uma solicitacdo de desbloqueio do SIMEC, pois 0 mesmo néo permite que seja
feita atualizagao do status do processo e da obra.

Nesse sentido, solicitamos providéncias deste ¢érgao gestor
para que proceda o desbloqueio do sistema SIMEC visando a atualizag&o da obra,

desblogueio de recursos e corregao da situacao de desequilibrio fisico-financeiro.

Conforme solicitacao feita pela Assessoria DIGAP em contato
telefénico no dia 11/01/2018. anexamos na aba documentos do SIMEC a
documentacio que comprova a execucio da obra.

Informo ainda que os esclarecimentos constantes deste Oficio,
ja foram anteriormente encaminhados por meio do Oficio n°® 151/2017/SDE/DAC/P
de 23/11/2017, que aguarda resposta deste FNDE até o momento.

Em conclusao, informamos que a obra esta em andamento,
sem possibilidade de atualizagao do sistema, estando fora do alcance do Municipio
proceder as atualizagbes necessarias.

Certo da acolhida de Vossa Senhoria quanto a solicitagao ora
apresentada, reitero os protestos da mais elevada estima e consideragio.

-
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ORESTES PREVITALE JUNIOR
Prefeito Municipal

7

l

Ao limo. Sr. OLIMPIO DURAES SOARES

Coordenador Geral de Implementagao e Monitoramento de Projetos
Educacionais _
FNDE — FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAQ
Setor Bancario Sul, Quadra 2, Bloco F, Edificio FNDE

Bairro Asa Sul - Brasilia — DF — CEP. 70070-929

PACO MUNICIPAL — PALACIO INDEPENDENCIA — Rua Antonio Carlos, 301 — Centro — Valinhos — SP — CEP: 13270-005
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05/12/2017 obras2.htm

Solicitacao Solicitacdo de desbloqueio de obra.

Tipo de ensino: Educagao Basica
Municipio - UF: valinhos - 5p

Obra: (20035) Terreno do Jardim Nova Palmares |

& Nao é possivel fazer uma nova solicitagdo pois j& existe uma em
andamento.

Mobilidrio
Uso de Saldo
Alteracao de Locagao
- Prorrogagéo de prazo de Cumprimento de Objeto
Cancelamento de Obra
Alteragdo de Projeto/Servigo
Tipo Solicitagao: Troca de Terreno
- Desbioqueio do Cronograma
Excluséo de aditivo
Desblogueio de Conta Corrente
Solicitar ou Alterar Fiscal de Qbra, Gestor Unidade, Consulta Unidade
Solicitagdo para Corregao de inconsisténcia no sistema
4 Solicitagao de desbloqueio de obra.
Justificativa:
Observagao:

L Fechijl Imprimir

Lista de Solicitacdes Solicitacio de desbloqueio de obra.

Agées| Tipo Solicitagzo | Situagdo | - _Justificativa | Data | Usudrio |
Solicitagdo de Solicita-se o desbloqueio desta obra visando a insergéo de dgdos 412017 ORESTE

f e d Aggz?rdando e demais procedimenlos para acompanhamento da construgdo na 20_/0 {2 PREVITALE

¥|  desbloqueiode s [lice : 14:49:44  FEEVT
obra. cidade de Valinhos - SP o ‘

Total de Registros: 1

file:///C:/Users/aiclivo. VALINHOS 000/Nasktnn/nhrac? htm
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§ ] Cartdo de Embarque

LTI sk

K9K46P Embarque 07:35
SEQ#H12Z Por f

o or ravor,
HEWERTON SALOMAO HONORIO (Class| ) P OIa0 verifique no aeroporto.
Yoo Partida P T T
i i Poltrons 17D
Sao Paulo - Campinas(VCP) - Ny .
Brasilia(BSB) Ver) %‘.‘a‘éf’““} Categoria -
17/ag0/2017 ‘

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome;

Telefone:

Parentesco:

R T e

Bilhete/Recibo do passageiro

Yoo Mome do passageirs  Classe

4134 HEWERTON SALOMAQO HONORIO

Sao Paulo - Campinas - N® Conf. SEQ# Portdao Poltrong

Brasilia KOK46P 12 Verificar 17D

17/08/2017 , 08:15 - 10:00

Tarifa valida para este véo. Criangas com até 2 anos (incompletos) ndo possuem franquia de bagagem. Informacdes
adicionais sobre bagagem, veja o contrato de transporte ou consulte o site da Azul - www.voeazul.com.br. Caopia do
contrato a disposi¢ao dos interessados mediante solicitagao ou no site da Azul. Nao endossavel. Vélido apenas
para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. £ necessaria a apresentagdo de um documento valido com foto.

Sujeito a condigdes de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA

Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatoba - 9° andar
CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial — Barueri-SP

CNPJ: 09.296.295/0001-60
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Cartdo de Embarque

L

Vst

K9K46P
SEO#13
WILTON BORGES (Class )
Voo
4134

Sao Paulo - Campinas(VCP) -
Brasilia(BSB)

17/ago/2017

artics

08:15

Chagada

10:00

Embaigue 07:35

Por favor,
verifique no aeroporto,

Fortdo

Poltrona 17C

: Categoria GM

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contate.

Nome:

Telefone:

Parentesco:

B o

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo Nome do passageirn  Classe

4134 WILTON BORGES

Sao Paulo - Campinas - W Conf, SEQ# Fortdo Polirons

Brasilia KOK4EP 13 Verificar 17C

17/08/2017 , 08:15 - 10:00

Tarifa vélida para este véo. Criangas com até 2 anos (incompletos)
adicionais sobre bagagem, veja o contrato de transporte ou consuite o site da Azul -

contrato a disposicao dos interessados mediante solicitagao ou no site da Azul. N3o endossavel. Valido apenas
para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. E necessaria a apresentacdo de um documento valido com foto.

Sujeito a condicdes de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA

Av. Marcos P. de U. Redrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatoba - 9° andar
CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial — Barueri-SP

CNPJ: 09.296.295/0001-60

n&o possuem franquia de bagagem. Informagées
www.voeazul.com.br. Cépia do
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Azul =

Cartdo de Embarque

TN

NEskkiie

K9K46P

SEQ#18

Voo

4249

Brasilia(BSB) -

Sao Paulo - Campinas(VCP)
17/ago/2017

HEWERTON SALOMAO HONORIO (Clasg ) POrté&o

Partida
20:15
Chegada

22:00

Embargue 19:35

Par favor,

verifique no aeroporto.

Poltrona 19D

Categoria -

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato,

17/08/2017 , 20:15 - 22:00

Nome:

Telefone:

Parentesco:

8( ...............................................................................................

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo Nome do passageiro Classe

4249 HEWERTON SALOMAQ HONORIO

Brasilia - N° Conf SEQE Portao Pollrong

Sao Paulo - Campinas KOK46P 18 Verificar 19D

Embarque da Azul no Terminal 1

Tarifa valida para este véo. Criancas com até 2 anos (incompletos)
adicionais sobre bagagem, veja o contrato de transporte ou consuite o site da Azul - www.voeazul.com.br. Copia do

contrato & disposicdo dos interessados mediante salicitacao ou no site da Azul. Ndo endossavel. Valido apenas
para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. E necessaria a apresentagdo de um documento valido com foto.

Sujeito a condigdes de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobd - 9° andar
CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial — Barueri-SP

CNPJ: 09.296.295/0001-80

naoc possuem franquia de bagagem. Informacodes
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= Cartdo de Embarque

LT N

K9K46P Embargue 19:35

SEQ#19

v @Cﬁi’té{) _ Porfavor,

WILTON BORGES (Class ) ~orta verifique no aeroporto.
Voo Partida N
ool o Foltrona 19C
Brasilia(BSB) - e - .
Sao Paglo - ()Jampinas(VCP) (2;%‘8 da (,gtegoz’za GM
17/ago/2017 '

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome:

Telefone:

Parentesco:

B o e

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo Nome do passageira Classe

4249 WILTON BORGES

Brasilia - N? Conf, SEQ# Porifo Foltrona

Sao Paulo - Campinas K9K46P 19 Verificar 19C

17/08/2017 , 20:15 - 22:00
Embarque da Azul no Terminal 1

Tarifa valida para este vao. Criancas com até 2 anos (incompletos) nao possuem fran
adicionais sobre bagagem, veja o contrato de transporte ou consulle o site da Azul -
contrato a disposi¢do dos interessados mediante solicitagao ou no site da Azul. Nao
para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. E necessaria a apresentagao de um documen

quia de bagagem. Informacdes
www.voeazul.com.br. Cdépia do
endossavel. Valido apenas

to valido com foto.

Sujeito a condigbes de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA

Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatoba - 9° andar
CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial — Barueri-SP

CNPJ: 09.296.295/0001-60
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12/07/2018 maiI.valinhos.sp.gov.brNVorldClient.dH?Session=YNDUDOZ&View=

Message&Print=Yes&Number=4439&Folder!D=O&Allowlmages=1

De: Aurelio Olivo <aurelio.olivo@gmail.com>
Para:  gabriel.vilar@mec.gov.br

CcC: rfagnani@valinhos.sp.gov.br

CCO: convenios@valinhos,sp.gov.br

Data: 12/06/2018 09:36
Assunto: Creche Jd Palmares IT - ID 20035 - Valinhos - Sp

Sr. Gabriel, bom dia

or ordem do Sr. Secretario, Rodri

P , go Fagnani Popd, encaminho pequeno histdrico do convénio que a Municipalidade de Valinhos
mantém com o Ministério da Educagd

do, através do FNDE, para a construcdo da obra em questdo, a qual seja Creche do Jardim
Palmares II em nossa cidade:

1. Através da Primeira Reformulagdo ao Termo de Compromisso n0. PAC 10918/2014 datado de 22 de Janeiro de 2016, foi autorizada
3 execucdo da obra de educagdo infantil, pelo método tonvencional, no terreno do Jardim Nova Palmares 11, & Rua 13, no valor de
R$ 1.979.860,84;

2. Houve o depdsito de R$ 258.649,88 em 23/09/2011 através de ordem bancéria 201108715216;
3. A Prefeitura através da concorréncia pUblica 003A de 2016 contratou a empresa RW Engenharia Ltda e emitiu a Ordem de Servigo
n%. 005/2016 de 14/12/2016 para a construcdo;

4. A obra teve inicio em 02/01/2017 e prosseguiu de forma normal;

5. Constatamos o bloqueio do sistema SIMEC, quando tentamos por inimeras vezes inserir os documentos relativos 3
como as vistorias necessarias e como consequéncia

a liberagdo de novos repasses financeiros;
6. Foi sclicitado pelo Sr, Prefeito em 20/04/2017 o desbloqueio do sisterma e até o momento a situagdo é: Aguardando Anélise do
FNDE;

e Y AlldiioG

licitagdo, bem

7. Apesar de todas as tentativas, ligagles telefonicas, e acdes de nossa
8. Considerando a necessidade e prioridade da administraca
COom recursos proprios até a 73, medicdo, isto &, em 27/07
total, uma vez que nenhum outro repasse financeiro foi tranferido ao Municipio.

Essa é em sintese a situacio do convénio enunciado, motivo pelo qual solicitamos a sua especial atengdo para o assunto,
agradecendo antecipadamente o que for feito nesse sentido.

Atenciosamente

Eng®, Aurélio José Olivo

Depto de Apoio a Convénios

Secretaria de Desenvolvimento Econdmica
Prefeitura Municipal de Valinhos

Tel. (19) 3849-8084 / 3849-8090
convenios@valinhos.sp.gov.br

Obs. Anexamos ao presente refatdrio fotografico do estdgio da obra, realizado em 1

mesma, Anexamos também resumo das medicBes e pagamentos realizados 3 empresa (medigbes 01 a 07), salientanda que no

sistema SIMEC, todas as informagGes, relatérios fotograficos, ART's, Termo de Contrato e outros documentos encontram-se inseridos
na aba documentos, (orientacdo recebida por telefone dos técnicos do FNDE)

5.01.2018 onde demonstra o andamento da

& RELATORIO FOTOGRAFICO 15 01 2018.rar

Anexados:

Arquivo: Relatorio Financeiro,pdf  Tamanho: 289k Tipo de Contetdo: application/pdf
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